: Decreto N° 4254
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON Pucén, 23/12/2009

Direccién de Administracién y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldia ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente afio.

2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgénica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL
N°1 2006 Interior.

3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con f‘echa 17 de agosto del afio 2009 que delega la funcion de Firma por orden de la Sra.
Alcaldesa al Administrador Municipal., | £ /g

M:"? DECRETO

@ L Direccidn de Administraciéa il 281 : ¥ /70
Y Finanzas, pagara a Don : mGEMERLg Y SERVICIOS COMPUTACIONALES RY C LTDA. Rut 076475540-

La cantidad de $ . 76, 980 SETENTA Y SEIS MIL NOVECLENTOS OCHENTA PESOS
Por concepto de 2 PAB;L?ES NECESARIAS PARA REPARAR EL NOTEBOOK DEL ENCARGADO
" DE COMUNICACIONES !
Fecha de Pago 1 23/12/2009
DOCUMENTQ: =" === e S uiniasn O FECHA | MONTOS
ORDENES DE COMPRA ; - , Er AL At 2392 1 23/12/2000 l 76,980

Anoétese comuniquese y Archivese.
i |

Contabilicese el presente gasto a las cuen’tas ‘”Présupuestanas que se mdlcan

CODIGO CUENTA 5 DETALLE . DEBE HABER
215-22-04-009-000-000 | Insumos, RepuestosfyAccesodos Computacionales i 76,980
532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo. | i : 76,980
215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales i ] 76,980 |
111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPA ; [ 76,980

\[ o Sumas Iguales| 153,960 | 153,960
. “‘{ ;‘.‘
“% _ REFRENDACION :
“*-a__ B s AT L A "" g
Cuenta = 215-22-04-009-000-000 i : NN T TR | ]
Presupuesto Vigente | -, = 17,138,000 £ |
Total Compromafide 17, ™, o 16,158,361 [ S /*\ [
[JldoxCompmmetar] o 2 | 979,639 | . e / [
757% / 7Lﬁ Y3 a2
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l. MUNICIPALIDAD DE PUCON ORDEN DE COMPRA
R.U.T.: N°69.191.600-6
Giro: Servicio Publico Ne
Avda. Bdo. O’'Higgins N° 483 - Pucon 2009-000023392
NS Fonos: 203084 - 203090 - Fax 293085
Direccién de Administracién y Finanzas Ik

TEACTON Nro

g T e

Diciembre 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

R.U.T. N¢
CIUDAD
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

( CODIGO UNIDAD PRECIO
ARTICULO CANTIDAD MEDIDA DETALLE UNITARIO VALOR TOTAL
ACOO14] {.00| UNIDADES TECLADD 39,990,000 39,930
DE ACUERDD A COTIZACION ADJUNTA
ACO0327 1.00] UNIDADES ADAFTADOR PARA NOTEBOOK 36,990,000 36,930

DE ACUERDD A COTIZACION ADJUNTA

SUB-TOTAL
RECARGO e

FORMULAN LIDA. - R.U.1.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO/FAX E:»i?(MB? - LOS ANGELES
oy
I
(=)
X
g

SUB-TOTAL ,
DESCUENTO o

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SUB-TOTAL 64589

SOLICITADO POR INFORMATICA g %
SOLICITUD DE PEDIDO N¢ 00007377

W =2 APL A PARTES NECESARIAS PARA REPARAR EL NOTERGK-DEL ENCARGADO oF cowwic| TOTAL 76,380 |
M = ; aunad

CAPA / Jg

5

" DIRECC:ABM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA  /315-22-04-003-000-000 76,980

Pucdn

el centro del SUR de CHILE )



P
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PEDIDO DE MATERIALES

| PARA STOCK
NUMERQO INTERNO 018 FECHA
C.DE COSTO HuE 080202 J.SOLICITANTE

PUCON lunes 21 diciembre 2009

| N° : [ 2009-00002377 |
722y

17/12/2009
08-ADMINISTRACION, 02-
INFORMATICA, 02-INFORMATICA.-

OBS SOLICITADO POR SRA. YESSICA LEIVA
ITEM CODIGO CANTIDAD [ U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM OBSERVACION
1 AC00141 1.000 UNIDADES | TECLADO DE ACUERDO A
COTIZACION ADJUNTA
2 AC00327 1.000 UNIDADES | ADAPTADOH PARA NOTEBOOK DE ACUERDC A
— ST P e _ |COTIZACION ADJUNTA

JUSTIFICACION
PARTES NECESARIAS PARA REPARAR EL NOTEBOOK DEL ENCARGADO DE COMUNICACIONES

+ INFORMAT I
I

= s

22.04 009
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Adquisiciones Municipal, Pucén

Pagina 1 de 3

De: Cesar Curihual Rascheya [ceurihual@municipalidadpucon.cl]
Enviado el: Miércoles, 23 de Diciembre de 2008 11:29
Para: adquisiciones@municipalidadpucon.cl

Asunto: RV: Cotizacion

César Curihual Rascheya
Unidad de Informdtica
Municipalidad de Pucdn
Fono: (45} - 293062 / 293061
Fax: {45) - 293061

De: Contacto Mundotec [mailto:contacto@mundotec.cl]
Enviado el: martes, 22 de diciembre de 2009 13:21
Pa;.  Cesar Curihual Rascheya

Asunto: Re: Cotizacion

Estimado cesar acd adjunto lo solicitado.

Si eres de Region, el producto se envia por TurBus por pagar previo depdsito en mi cuenta. (Se
puede optar a otro tipo de sistema de envio). Una vez realizado el depodsito enviar los datos de

enviod y de facturacion en el caso de necesitar.

Loa{-;. _os de la empresa para realizar el depaosito, una vez verificado el deposito el envid sale dentro de 24hrs.

Razén social: Ingenieria y servicios computacionales r y ¢ Limitada
Nombre de Fantasia: Mundotec Ltda.

RUT: 76475540-5

Direccion: Avenida 11 de septiembre # 1860 Oficina 81.

Fono: 3355543

Fax: 2329688

Contacto y mail: hcaru@mundotec.cl

Cta Cte y banco: Banco chile

Numero de cuenta: 159-17181-04

23/12/2009



Cesar Curihual Rascheza

De: Contacto Mundotec [contacto@mundotec.cl]
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2009 18:12
Para: Cesar Curihual Rascheya

Asunto: Re: Cotizacion

Datos adjuntos: hernan-caru.jpg

Estimado Si tengo disponible en stock lo solicitado:

- Teclado Dell 6400 series en espafiol a $39.99_0 iva incluido.

e

- =
- Adaptador Pa-12, original Dell a $36.990 iva incluido.

¥

PD: Ambos productos con 6 meses de garantia. No se recepcionan 6rdenes de compra de regiones.. Solo
" . - - e —— e —

deposito en la cuenta corriente de la empresa.

——

Hernan Caru
hcaru@mundotec.cl

Avenida 11 de Septiembre 1860 Of 81, Providencia, Santiago
Metro Pedro de Valdivia.

MUNDOTEC Lida E::U. ;gj\z,};ji}:;? +{562) 335 80 85

Horario de Atencién: Lunes a Viernes de 9:30 - 18:30 horas

----- Original Message -----

From: Cesar Curihual Rascheya

To: contacto@mundotec.cl

Sent: Friday, December 11, 2009 5:39 PM
Subject: Cotizacion

Sres.
Mundotec.

Necesito cotizar un teclado para un Notebook DELL Inspiron 6400, ademds del adaptador cargador para el mismo
Notebook. Por tltimo necesito saber también si reciben drdenes de compra.

Atte.

César Curihual Rascheya
Unidad de Informatica
Municipalidad de Pucén
Fono: (45) - 293062 / 293061
Fax: (45) - 293061
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