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13/11/2009

Decreto N°

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON Pucén,

Direccién de Administracién y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldia ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :
1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente afio.

2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgénica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL
N°1 2006 Interior.

3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del afio 2(]09 que delega la funcnon de Firma por orden de la Sra.
Alcaldesa al Administrador Municipal: K%‘i et G e

b)ireccién de Administracién

Y Finanzas, pagara a Don ' mn 001997326-3

La cantidad de $ : : ul NTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS
Por concepto de REPAI}ACION C«AM]GN RH 3168 D BOTELLAS HIDRAULICAS
Fecha de Pago ] B B e L.
DOCUMENTO 2 NUMERO FECHA MONTO $
FACTURA o : 4588 3/11/2009 1,463,000
GG i
Anétese comuniquese y ArchiveSe. : |
Contabilicese el presente gasto a las cuetﬁas Presupuestalt as que lican.

CODIGO CUENTA . DETALLE DEBE HABER
215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 1,463,000
532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones 1,463,000
215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y R ion de Vehiculos 1,463,000
111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL i : 1,463,000

f Sumas Iguales| | 2,926,000 2,926,000
-

mUlf"q/\

uesto Vi

MUNICIPAL

Avda. Bernardo O Higgins 483 Pucén. Fono: (45) 293000 ‘Sﬂ Email: pucon@munitel.cl




»

ARNOLDO MAINHARD NIKOLAUS
Mecanica Automotriz, Industrial, Agricola,
Hidraulicos, Motosierras, Maquinas
Herramientas, Venta Repuestos
Pedro Montt N° 801 Casilla 7-D Fono Fax: 411351
VILLARRICA

RU.T.: 1.997.396-3
FACTURA

N2 004588

S.II. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2010

r
FECHA, 7
SENOR(ES): A Sl L e

LS TRE MUNICIPALIDAD
DOMICILIO: R.U.T.
CIUBAB! - U HIBEING FONGE
GIRO:- -1 CONDICIONES DE PAGO: -
_GUIA DE DESPACHO' N [ O/COMPRA: DESCUENTO: = '~ J
POR LO SIGUIENTE: a: ARNOLDO MAINHARD NIKOLAU DEBE
GUIA No CODIGO CANT. DETALLE P. UNITARIO TOTAL
4910
R o PUATEAETENTAS  CECENTA SUBTOTALL © . B
RECIBO CONFORME Fecha, Lugar: NETO $ \
Nombre: R.U.T.: Firma % LVA. S
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Ant. 4°, gla letra c) del Art. TOTAL T ¥ $ u J
@a la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

)

\$1

OR!GINAL: CLIENTE



VAR

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - K)N(l 43-320489 - LOS ANGELES

2\ ° |.MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T.: N®69.191.600-6
Giro: Servicio Publico
Avda. Bdo. O’'Higgins N° 483 - Pucon
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Direccién de Administracion y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N2

Pucon, de ;, dé T v
g Detubre o
SR.(ES) R.U.T. N
DIRECCION CIUDAD
FONO FAX
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:
CODIGO UNIDAD PRECIO
ARTICULO CANTIDAD MEDIDA DETALLE UNITARIO VALOR TOTAL
SY00174 4.00( UNIDADES REPARACION BOTELLA HIDRAULICA 365,730,000 i
SUB-TOTAL
RECARGO 1,229,412
SUB-TOTAL 0
DESCUENTO
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N¢ DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SUB-TOTAL
SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDID@:N? ¥ ORNATD
DESTINADO A 00001516

Mool Sadoal s mles Do oo el Lo T nnl
REFHRHLIUN GHITAWUN it oltd VR DUTCLLAY HIURRULIURY

1,463,000

Pucdn

el centro del SUR de CHILE |
e | o L L

ICIPAL




=1- PUCON,Jueves 15 Octubre 2009

PEDIDO DE MATERIALES

PARA STOCK | 2 |89 J00ND 16
NUMERO INTERNO 0050 FECHA © 15/10/2009
C. DE COSTO ;020101 U.SOLICITANTE . D2-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-
ASEO.--

OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA ROMERO
ITEM  [CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCIONDELITEM ~ OBSERVACION
1. T[SVe0174 4000 | UNIDADES | REPARACION BOTELLA HIDRAULICA , i e

JUSTIFICACION :

REPARACION CAMIO LLAS HIDRAULICAS

\
. N
Vv B® Jefe D‘eﬁartamento

$0918 178 Memt
€2)Y2500 fZL)ﬂ
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Departamento de Aseo, Pucon

De: ingrid nancy mainhard palma [ingridmainhard@hotmail.com]
Enviado el: Jueves, 22 de Octubre de 2009 12:48
Para: aseo@muni

Asunto: FW: Cotizacion Botellas Hidraulicas

From: ingridmainhard@hotmail.com
To: scumiquir@municipalidadpucon.cl
Subject: Cotizacion Botellas Hidraulicas
Date: Thu, 15 Oct 2009 11:26:50 -0300
Canbiar Bastagos y Camisas Sellos y Piston
en dos Botellas Hidraulicas $ 399000 c/u $798.000
Cambiar Bastagos Camisas y Sellos en Botella

$ 315000 $315.000
Reparacion Botella Hidraulica $140.000 $ 140.000
Confeccionar 4 Mangueras Hidraulica Completas

$25.000 C/U $100.000

Confeccionar pasadores Perforar extremos de Botella
encamisar $110.000 total $ 1.463000

- Guarda correos, fotos, archivos, documentos; todo. iCon Windows Live tienes 25 GB gratis!

Ingresa a tu Hotmail desde tu Messenger. iWindows Live hace tu vida mas simple!



